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Assunto: RE: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda 

 <lucas.morgado@mku.com>
para PRF William Santos, franco@giaffone.com.br, Divisao de Contratos, RONI GONCALVES BATISTA, cga cga
Lucas Morgado (MKU)

Você está vendo uma mensagem anexa. O E-mail de PRF - Policia Rodoviaria Federal não pode verificar a autenticidade das mensagen

Prezado Sr. WILLIAM ARTHUR RIBEIRO DOS SANTOS,
 
Diferentemente do alegado no ofício anexo, o Edital informa que caso as emendas de Carta de Credito venham a incidir, estas serão de responsabilidade de qu
 
Vide abaixo:
 

 
Informamos que já anuímos ao pagamento das primeiras taxas com a abertura da Carta de Crédito, todavia, a necessidade de emendas das mesmas foi ocasion
Licença de Importação. Enfatizamos ainda que todas as placas balísticas (4 x 212 kits de placas + 100 kits (aditivo SPRF-RJ) encontram-se prontas há alguns 
 
Ainda neste sentido, cumpre-nos informar que, até o presente momento, as CII’s para envio das placas balísticas ainda não foram aprovadas, impossibilitando
 
Neste sentido, informamos que não poderemos arcar os custos com emenda de Cartas de Crédito exigidos pelo Banco do Brasil.
 
Pedimos a gentileza de que acusem o recebimento deste, bem como que informem se há qualquer entendimento diverso ao supra exposto.
 
Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.
 
Thanks & Regards
 
 

LUCAS MORGADO
SALES MANAGER

M +55 99601-5424

 
 
From: PRF William Santos <william.ribeiro@prf.gov.br>
Sent: Tuesday, September 13, 2022 4:01 PM
To: Lucas Morgado (MKU) <lucas.morgado@mku.com>
Cc: franco@giaffone.com.br; Divisao de Contratos <dicont@prf.gov.br>; RONI GONCALVES BATISTA <roni.batista@prf.gov.br>; cga cga <cga
Subject: Re: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda de Cartas de Crédito - Licitação Eletrônica Internac
 
Prezado Representante, boa tarde.
 
Em resposta aos e-mails anteriores, encaminho o OFÍCIO Nº 1384/2022/DICONT/CCP/CGA/DIAD, em anexo, informando que após consulta a
mercadorias não foram sequer despachadas. Dessa forma, as Cartas de Crédito deverão ser prorrogadas.
 
Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,
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From: PRF William Santos <william.ribeiro@prf.gov.br>
Sent: Tuesday, September 13, 2022 4:01 PM
To: Lucas Morgado (MKU) <lucas.morgado@mku.com>
Cc: franco@giaffone.com.br; Divisao de Contratos <dicont@prf.gov.br>; RONI GONCALVES BATISTA <roni.batista@prf.gov.br>; cga cga <cga
Subject: Re: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda de Cartas de Crédito - Licitação Eletrônica Internac
 
Prezado Representante, boa tarde.
 
Em resposta aos e-mails anteriores, encaminho o OFÍCIO Nº 1384/2022/DICONT/CCP/CGA/DIAD, em anexo, informando que após consulta a
mercadorias não foram sequer despachadas. Dessa forma, as Cartas de Crédito deverão ser prorrogadas.
 
Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,
 
William Santos
Policial Rodoviário Federal
Divisão de Contratos
SPO LT 05 Quadra 03 Sede PRF - Brasília/DF
 
 
 
Em qua., 17 de ago. de 2022 às 09:17, Divisao de Contratos <dicont@prf.gov.br> escreveu:

William, quando retornar de férias, verifique essa situação por favor, relativa ao Contrato n°37/2021.
 
Valeu...
 
 
QUIXABEIRA

---------- Forwarded message ---------
De: Lucas Morgado (MKU) <lucas.morgado@mku.com>
Date: ter., 16 de ago. de 2022 às 23:48
Subject: RE: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda de Cartas de Crédito - Licitação Eletrônica Intern
To: CGA@prf.gov.br <CGA@prf.gov.br>, dicont@prf.gov.br <dicont@prf.gov.br>, cmlog@prf.gov.br <cmlog@prf.gov.br>
Cc: franco@giaffone.com.br <franco@giaffone.com.br>, Amrish Omer (MKU) <amrish.omer@mku.com>, Azmal Rasheed (MKU) <azmal.ras
<roni.batista@prf.gov.br>, Amit Singh (MKU) <amit.singh@mku.com>
 

Confidential

Prezado Sr. Hallison Andre de Araujo Melo, bom dia.
 
Em atenção ao pedido de emenda das cartas de crédito atinentes aos contratos de placas balísticas que temos firmado com esta douta PRF, informamos que
 
Informamos que o BB esta exigindo 1,65% para emendar cada uma das Cartas de Crédito vencidas, conforme abaixo:
 

 
Tendo em vista que a entrega não ocorreu até o presente momento por motivos alheios à vontade da MKU Limited, e sim por responsabilidade da contratan
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Tendo em vista que a entrega não ocorreu até o presente momento por motivos alheios à vontade da MKU Limited, e sim por responsabilidade da contratan
 
Informamos que não podemos arcar com referidos custos, visto o atraso na remessa ter ocorrido em face da ausência da CII pelo EB.
 
Face ao exposto, pedimos a gentileza de que nos confirme a possibilidade do BB autorizar o pagamento, uma vez entregues as placas balísticas, mesmo com
 
Estamos à disposição, caso tenham qualquer dúvida.
 
Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.
 
Thanks & Regards
 
 

 

LUCAS MORGADO
SALES MANAGER

M +55 99601-5424

 
 

From: Lucas Morgado (MKU) <>
Sent: Wednesday, July 13, 2022 4:40 PM
To: ROBERTO FERREIRA BARBOSA <roberto@prf.gov.br>
Cc: franco@giaffone.com.br; Amrish Omer (MKU) <amrish.omer@mku.com>; Amit Singh (MKU) <amit.singh@mku.com>; Azmal Rasheed (
Subject: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda de Cartas de Crédito - Licitação Eletrônica Internacio
Importance: High
 
Prezado Sr. Roberto,
 
Em atenção ao conversado, por gentileza encontre em anexo a solicitação de emenda das Cartas de Crédito dos 212 conjuntos de placas balísticas atinentes
 
Favor acusar o recebimento deste.
 
Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.
 
Thanks & Regards
 
 

 

LUCAS MORGADO
SALES MANAGER

M +55 99601-5424

 
 

https://www.linkedin.com/company/mku/
https://twitter.com/MKUofficial
https://www.instagram.com/mku_official
https://api.whatsapp.com/send?phone=919670343434&text=&source=&data
https://www.facebook.com/MKU.LTD
https://www.mku.com/
https://goo.gl/maps/SyQ9LUfeAuNxzsDHA
tel:+919670343434
tel:+55(11)3035-3839
tel:+55(11)99601-5424
mailto:protection@mku.com
mailto:roberto@prf.gov.br
mailto:franco@giaffone.com.br
mailto:amrish.omer@mku.com
mailto:amit.singh@mku.com
https://www.linkedin.com/company/mku/
https://twitter.com/MKUofficial
https://www.instagram.com/mku_official
https://api.whatsapp.com/send?phone=919670343434&text=&source=&data
https://www.facebook.com/MKU.LTD
https://www.mku.com/
https://goo.gl/maps/SyQ9LUfeAuNxzsDHA
tel:+919670343434
tel:+55(11)3035-3839
tel:+55(11)99601-5424
mailto:protection@mku.com


08/02/2023 08:47 RE: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda de Cartas de Crédito - Licitação Eletrônic…

https://mail.google.com/mail/u/1/popout?ver=5tbgmjxdr9vx&msg=%23msg-f:1757089369298832488&attid=0.1 1/1

 
Tendo em vista que a entrega não ocorreu até o presente momento por motivos alheios à vontade da MKU Limited, e sim por responsabilidade da contratan
 
Informamos que não podemos arcar com referidos custos, visto o atraso na remessa ter ocorrido em face da ausência da CII pelo EB.
 
Face ao exposto, pedimos a gentileza de que nos confirme a possibilidade do BB autorizar o pagamento, uma vez entregues as placas balísticas, mesmo com
 
Estamos à disposição, caso tenham qualquer dúvida.
 
Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.
 
Thanks & Regards
 
 

 

LUCAS MORGADO
SALES MANAGER

M +55 99601-5424

 
 

From: Lucas Morgado (MKU) <>
Sent: Wednesday, July 13, 2022 4:40 PM
To: ROBERTO FERREIRA BARBOSA <roberto@prf.gov.br>
Cc: franco@giaffone.com.br; Amrish Omer (MKU) <amrish.omer@mku.com>; Amit Singh (MKU) <amit.singh@mku.com>; Azmal Rasheed (
Subject: BRAZIL/FEDERAL HIGHWAY POLICE/PLATES/425/OPP 2021-612/ Emenda de Cartas de Crédito - Licitação Eletrônica Internacio
Importance: High
 
Prezado Sr. Roberto,
 
Em atenção ao conversado, por gentileza encontre em anexo a solicitação de emenda das Cartas de Crédito dos 212 conjuntos de placas balísticas atinentes
 
Favor acusar o recebimento deste.
 
Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.
 
Thanks & Regards
 
 

 

LUCAS MORGADO
SALES MANAGER

M +55 99601-5424

 
 

This email message is for the sole use of the intended recipient(s) and contains confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure,

or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.
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